
Assunto: RES: Cotação Prévia de Preços 003/2025-Convênio Siconv 967732/2024- Esclarecimento
De: <licitacoes@rcmoveis.com.br>
Data: 26/08/2025, 12:05
Para: "'Sirlene Pereira Motta'" <captacao@santacasacachoeiro.org.br>
CC: "'COMERCIAL SCMCI - IASMIN NEVES'" <relacionamento@santacasacachoeiro.org.br>

Boa Tarde,

Confirmo o recebimento do email.
Agradeço pelo retorno.

A�,

“ALERTAMOS” à todos referente a “FRAUDES” que vem ocorrendo referente a notas fiscais/boletos replicados/fraudados – erro de cálculo. O beneficiário da conta bancária é RC

Móveis Ltda (CNPJ 02377937000106), não temos outros beneficiários. Informamos que enviamos e-mails apenas do domínio @rcmoveis.com.br; os valores  a serem pagos,  são os

que foram acordados no Pedido de Vendas/Nota Fiscal, não há descontos e nem aba�mentos posteriores. Em caso de dúvidas, por favor, nos contatar antes de efetuar o pagamento”.

De: Sirlene Pereira Mo�a <captacao@santacasacachoeiro.org.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de agosto de 2025 11:39
Para: RC MÓVEIS - ELOISA PELEGRINI <licitacoes@rcmoveis.com.br>
Cc: COMERCIAL SCMCI - IASMIN NEVES <relacionamento@santacasacachoeiro.org.br>
Assunto: Fwd: Cotação Prévia de Preços 003/2025-Convênio Siconv 967732/2024- Esclarecimento

Bom dia, Eloísa!

Segue, no e-mail abaixo, retorno do nosso Engenheiro referente ao pedido de esclarecimento.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,
Sirlene Mo�a

 (28) 2101-2110

 WhatsApp: (28) 99258-5288

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:RE: Cotação Prévia de Preços 003/2025-Convênio Siconv 967732/2024- Esclarecimento
Data:Fri, 22 Aug 2025 16:34:31 +0000

De:Gustavo Godoi <gustavo.godoi@santacasavitoria.org>
Para:Sirlene Pereira Mo�a <captacao@santacasacachoeiro.org.br>

Resposta ao Pedido de Esclarecimento – Cotação Prévia de Preços 003/2025 – Convênio Siconv 967732/2024

Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa RC Móveis e Equipamentos Hospitalares LTDA, referente ao Item 06 – Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica,
informamos:

O edital estabeleceu que a cama deve possuir altura ajustável com variação mínima de 25 cm, entendendo-se este requisito como a diferença entre a altura mínima e a
altura máxima do estrado do leito.

Não foram definidos valores absolutos de altura mínima ou máxima, de modo que serão aceitas propostas que apresentem dimensões compatíveis com o padrão de
mercado, desde que respeitem a exigência de variação mínima de 25 cm.
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Assim, intervalos como os mencionados pela empresa (altura mínima de 0,40 m e máxima de 0,76 m) estão de acordo com a exigência do edital, por atenderem a
amplitude solicitada.

Portanto, o requisito permanece inalterado.

Desde já, meus agradecimentos.

Atenciosamente,

GUSTAVO GODOI VIEIRA

Engenharia 

Tel   : (27) 3212 7214 - (27) 99204 9557/99223 0018 | Ramal 214

Site  : [www.santacasavitoria.org]www.santacasavitoria.org

End  : R. Dr. João dos Santos Neves, 143 - Vila Rubim, Vitória - ES,
29025-023

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Cotação Prévia de Preços 003/2025-Convênio Siconv 967732/2024- Esclarecimento

Data:Thu, 21 Aug 2025 11:50:13 -0300
De:licitacoes@rcmoveis.com.br

Para:captacao@santacasacachoeiro.org.br

Bom dia,

Sou da empresa RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA  e gostaríamos de par�cipar da Cotação Prévia de Preços 003/2025-Convênio
Siconv 967732/2024.
Gostaria de solicitar esclarecimento referente ao item 6- Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica , no edital consta: " Possui altura ajustável com variação
mínima de 25cm", neste caso as dimensões informadas estão fora do padrão ofertado no mercado, sendo assim serão aceitas as seguintes dimensões:
Altura: min.: 0,40 cm e max.: 0,76 cm (A) ??

A�,

“ALERTAMOS” à todos referente a “FRAUDES” que vem ocorrendo referente a notas fiscais/boletos replicados/fraudados – erro de cálculo. O beneficiário da conta bancária é RC

Móveis Ltda (CNPJ 02377937000106), não temos outros beneficiários. Informamos que enviamos e-mails apenas do domínio @rcmoveis.com.br; os valores  a serem pagos,  são os

que foram acordados no Pedido de Vendas/Nota Fiscal, não há descontos e nem aba�mentos posteriores. Em caso de dúvidas, por favor, nos contatar antes de efetuar o pagamento”.
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